
Předmět: Re: FW: Oprava přístroje - nabídka č. S11900166

Od: Jitka Grygarkova <jitka.grygarkova@tul.cz>

Datum: 17.12.2019 9:46

Komu: Karolina Koudelova <Koudelova@amedis.cz>

Dobrý den paní Koudelová,

děkuji za informaci a s navýšením ceny souhlasíme.

Přeji hezký den, s pozdravem Jitka Grygárková

Dne 17.12.2019 v 9:34 Karolina Koudelova napsal(a):

Dobrý den, paní Grygárková,

Chtěla bych Vás požádat o navýšení objednávky č. OGP/9/8110/1582. Během servisu nebyly

použity položky 2 a 3 z cenové nabídky, ale zároveň bylo nutné čištěni a ladění

přístroje a práce servisního technika byla navýšena.

Předem děkuji za schválení.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Karolína Koudelová

AMEDIS, spol. s r.o.

Bobkova 786/4

198 00 Praha 9

Mobil:   +420 724 863 478

Tel:       +420 281 918 191

  -----Original Message-----

From: Karolina Koudelova

Sent: Thursday, October 3, 2019 11:49 AM

To: 'Jitka Grygarkova' <jitka.grygarkova@tul.cz>

Subject: RE: Oprava přístroje - nabídka č. S11900166

Dobrý den,

Děkuji za revidovanou objednávku a v příloze Vám ji zasílám potvrzenou.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Karolína Koudelová

AMEDIS, spol. s r.o.

Bobkova 786/4

198 00 Praha 9

Mobil:   +420 724 863 478

Tel:       +420 281 918 191
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Technická univerzita v Liberci 

Studentská 1402/2 
461 17 Liberec 

Odběratel 

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD Č. 11990363 

09.01.2020 
10.12.2019 

16.12.2019 Datum vystavení: 

Datum UZP: 
Datum splatnosti: 

Dodavatel 

AMEDIS, spol. s r.o. 

Bobkova 786/4 
198 00 Praha 9 - Černý Most 

IČO: 46747885 DIČ: CZ46747885 

IČO: 48586366 DIČ: CZ48586366 

Číslo účtu: 473385123/0300 

Forma úhrady: převodním příkazem 

Variabilní symbol: 

Příjemce 

11990363 

TU v Liberci, Ústav pro nanomateriály, 
pokročilé technologie a inovace, CxI budova L 

Bendlova 1409/7 
461 17 Liberec 1 

OGP/9/8110/1582 

IBAN: CZ48 0300 0000 0004 7338 5123 

Objednávka ext.č.: 
Interní doklad č.: 1913000546,1913000766 

Vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17901 

SWIFT: CEKOCZPP 

Přístroj: Varian DUO 

Paní Ing. Klára Lísková 

000359 

OP.č.: SV11900328 

Kód Popis Množství MJ Celkem bez DPH Sleva % %DPH Cena/MJ Kč Pol. 

Zboží: 
392511021 EFC Module (1079/1177) Type 21 FW ver 6.18 1,00 93.960,00 ks 93.960,00 0,00 21,0 1 
ZDOPR Zahraniční dopravné 1,00 1.450,00 ks 1.450,00 0,00 21,0 2 
ZZZ1 Práce 36,00 1.700,00 hod 61.200,00 0,00 21,0 3 
ZZZ2 Cesta 8,00 1.250,00 hod 10.000,00 0,00 21,0 4 
ZZZ1 Práce sleva -16,00 1.700,00 hod -27.200,00 0,00 21,0 5 
ZZZ2 Cesta sleva -6,00 1.250,00 hod -7.500,00 0,00 21,0 6 

Součet: 131.910,00 

159.611,10 Kč K ÚHRADĚ: 

DPH 
Základní 131.910,00 

0,00 
0,00 

Snížená 
Nulová 

27.701,10 
0,00 
0,00 

159.611,10 
0,00 
0,00 

Daňový základ Daň Součet 

131.910,00 Celkem 27.701,10 159.611,10 

Vystavil: 

Razítko a podpis: 

21,0 
15,0 
0,0 

% 

Karolína Koudelová 

AMEDIS, spol. s r.o., tel.: 28191 8191, e-mail: sales@amedis.cz, www.amedis.cz 






