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Eva Myšková

Předmět: FW: Kalkulace oplocení + madla + síť

From: Monika Nezdarová  
Sent: Friday, May 25, 2018 1:14 PM 
Cc: Eva Myšková 
Subject: FW: Kalkulace oplocení + madla + síť 
 
Dobrý den! 
Děkujeme za Vaši objednávku (s objednávkou souhlasíme v plném znění) 
 

S pozdravem a přáním pěkného dne 
 
Monika Nezdarová 
TR Antoš s.r.o. 
Na Perchtě 1631 
511 01 Turnov 
IČO:48152587 
DIČ:CZ48152587 
 

From: Eva Myšková  
Sent: Friday, May 25, 2018 10:30 AM 
To:  
Subject: FW: Kalkulace oplocení + madla + síť 
 
 
Dobrý den, 
 
v příloze zasílám objednávku na oplocení dětského hřiště.  
 
Jelikož se tato objednávka bude zadávat do registru smluv, prosím o potvrzení odpovědí na tento e-mail, postačí "s 
objednávkou souhlasíme v plném znění".  
 
V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat. 
 
S pozdravem a přáním hezkého zbytku dne 
 
Eva Myšková 
 
Technicko-provozní oddělení 
 
Výstaviště Praha, a. s. 
 
Výstaviště 67, 170 00 Praha 7 
 
IČ: 25649329 
 
DIČ: CZ25649329 
 


